
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS 2.DENEME 2022-2023 16 26 45 7916

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam 2022-2023 Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,65 6 4 4,56 8 2 7,13 6 3 5,22 5 6 3,38 11 7 8,64 49 26 40,58 318,910

Okul Ortalaması 11 6 8,98 4 4 2,98 6 2 5,69 4 4 2,69 2 6 0,07 6 8 2,84 33 30 23,25 260,600

KATILIMLAR

1 37 BARAN ŞENGÜL 8B 18 1 17,67 8 2 7,33 8 0 8,00 4 2 3,33 3 3 2,00 8 3 7,00 49 11 45,33 335,928 1 1 2 17 3106

2 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 16 2 15,33 7 2 6,33 9 1 8,67 7 2 6,33 1 7 -1,33 12 6 10,00 52 20 45,33 325,455 2 2 3 19 3509

3 18 FATMA BİÇER 8B 16 1 15,67 6 3 5,00 8 1 7,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 8 5 6,33 47 16 41,67 315,620 3 3 4 21 3931

4 16 BUSE AVUNCU 8B 16 3 15,00 4 2 3,33 7 3 6,00 5 3 4,00 2 4 0,67 5 9 2,00 39 24 31,00 291,125 4 4 5 24 4928

5 31 MERYEM VAROL 8B 15 1 14,67 3 2 2,33 9 1 8,67 4 5 2,33 1 3 0,00 5 6 3,00 37 18 31,00 290,405 5 5 6 25 4957

6 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 12 8 9,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 7 0,67 7 9 4,00 45 31 34,67 288,227 6 6 7 26 5047

7 19 FUNDA KORKMAZ 8B 13 4 11,67 5 1 4,67 7 3 6,00 5 2 4,33 1 3 0,00 6 6 4,00 37 19 30,67 285,065 7 7 8 27 5192

8 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 10 5 8,33 5 3 4,00 6 1 5,67 4 1 3,67 3 8 0,33 8 8 5,33 36 26 27,33 275,900 8 8 10 29 5558

9 63 REŞİT ALTUNÖRS 8B 12 7 9,67 5 2 4,33 5 2 4,33 3 2 2,33 2 6 0,00 7 6 5,00 34 25 25,66 274,568 9 9 11 30 5622

10 62 YÜSRA ÇETİN 8B 13 5 11,33 4 5 2,33 3 1 2,67 2 3 1,00 2 5 0,33 3 8 0,33 27 27 17,99 257,132 10 10 14 33 6298

11 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 9 7 6,67 3 4 1,67 6 2 5,33 2 2 1,33 1 0 1,00 4 12 0,00 25 27 16,00 244,724 11 11 17 36 6693

12 36 NECİP GÜNE 8B 6 7 3,67 3 2 2,33 6 1 5,67 1 5 -0,67 16 15 11,00 226,752 12 12 19 38 7192

13 36000 NECİP GÜNEY 8B 1 2 0,33 2 6 0,00 3 8 0,33 201,601 13 13 23 42 7685

14 15 BEKİR TURAN 8B 1 14 -3,67 0 8 -2,67 3 5 1,33 2 6 0,00 4 6 2,00 4 11 0,33 14 50 -2,68 194,292 14 14 24 43 7768

15 12 ALPEREN UYSAL 8B 5 15 0,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 17 -2,67 20 70 -3,33 185,029 15 15 25 44 7826

16 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 4 14 -0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 6 1,00 2 16 -3,33 3 15 -2,00 18 64 -3,33 177,789 16 16 26 45 7864
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 7. SINIF  2.DENEME 2022-2023 20 24 24 4137

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,89 7 3 5,66 7 2 6,44 5 4 3,75 7 9 4,33 9 8 6,64 48 33 36,71 310,130

Okul Ortalaması 9 8 5,93 5 4 3,85 5 4 3,98 3 5 0,83 4 11 0,38 5 10 1,45 31 42 16,42 245,000

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 15 4 13,67 9 1 8,67 8 1 7,67 5 5 3,33 7 10 3,67 9 7 6,67 53 28 43,68 329,038 1 1 1 1 1596

2 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 14 5 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 2 5 0,33 6 11 2,33 12 7 9,67 50 32 39,32 320,952 2 2 2 2 1743

3 87 NİSA NUR BOZOK 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 5 5 3,33 9 9 6,00 5 15 0,00 42 46 26,67 278,717 3 3 3 3 2551

4 88 NİSANUR ÜNAL 7A 14 5 12,33 7 2 6,33 7 2 6,33 3 6 1,00 4 7 1,67 1 4 -0,33 36 26 27,33 278,190 4 4 4 4 2562

5 93 SEFAÇELEBİ ALTUNÖRS7A 15 5 13,33 6 2 5,33 9 0 9,00 3 2 2,33 1 3 0,00 1 6 -1,00 35 18 28,99 276,137 5 5 5 5 2615

6 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 15 2 14,33 6 2 5,33 8 1 7,67 2 4 0,67 2 10 -1,33 3 9 0,00 36 28 26,67 272,436 6 6 7 7 2695

7 70 BÜŞRA CIBIR 7A 14 5 12,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 6 11 2,33 3 14 -1,67 38 45 23,00 270,349 7 7 8 8 2742

8 77 FATMA MERCAN 7A 9 7 6,67 4 6 2,00 7 2 6,33 3 4 1,67 5 13 0,67 8 12 4,00 36 44 21,34 260,668 8 8 9 9 2918

9 67 ASLAN EMİN DURGUN 7A 11 7 8,67 6 3 5,00 8 2 7,33 3 5 1,33 3 9 0,00 4 12 0,00 35 38 22,33 256,742 9 9 10 10 2996

10 81 HAMZA GÜRBÜ Z 7A 7 9 4,00 4 4 2,67 6 3 5,00 2 6 0,00 4 9 1,00 6 11 2,33 29 42 15,00 242,119 10 10 11 11 3301

11 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 8 11 4,33 7 2 6,33 1 8 -1,67 3 6 1,00 6 11 2,33 5 12 1,00 30 50 13,32 241,866 11 11 12 12 3307

12 66 ADEM ATAK 7A 8 4 6,67 6 2 5,33 6 0 6,00 1 4 -0,33 3 10 -0,33 2 9 -1,00 26 29 16,34 239,407 12 12 14 14 3353

13 74 EBRU ESKİ 7A 7 9 4,00 5 4 3,67 6 2 5,33 2 6 0,00 2 10 -1,33 5 10 1,67 27 41 13,34 230,452 13 13 15 15 3525

14 68 BEDİRHAN ALTUNÖRS 7A 6 8 3,33 3 5 1,33 3 4 1,67 1 7 -1,33 4 8 1,33 5 10 1,67 22 42 8,00 228,794 14 14 16 16 3546

15 90 ÖZKAN TOPAL 7A 6 9 3,00 6 2 5,33 4 4 2,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 11 1,33 26 46 10,66 224,406 15 15 17 17 3615

16 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 6 11 2,33 2 7 -0,33 1 8 -1,67 2 8 -0,67 3 11 -0,67 6 8 3,33 20 53 2,32 213,793 16 16 19 19 3764

17 85 MERVE ALTUNÖRS 7A 5 15 0,00 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 6 14 1,33 27 63 5,99 204,132 17 17 21 21 3894

18 83 HÜSEYİN BALAKCI 7A 2 9 -1,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 0 4 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 9 38 -3,66 186,702 18 18 22 22 4071

19 65 ABDULLAH YUMUK 7A 2 17 -3,67 2 6 0,00 1 9 -2,00 3 6 1,00 2 16 -3,33 6 12 2,00 16 66 -6,00 174,836 19 19 23 23 4112

20 86 MİKAİL ASLAN 7A 1 17 -4,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 4 3,67 4 15 -1,00 3 17 -2,67 17 69 -6,01 170,221 20 20 24 24 4119
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