
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 5 SINIF  4.DENEME 2022-2023 25 25 25 494

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 6 5,89 7 3 5,93 8 2 6,86 5 4 3,91 5 7 2,53 6 7 3,81 38 29 28,93 296,460

Okul Ortalaması 7 8 4,03 5 4 3,77 7 3 5,55 3 6 1,42 4 10 0,46 5 9 1,41 30 41 16,64 251,620

KATILIMLAR

1 97 ALİ GEVREK 5A 8 7 5,67 9 1 8,67 10 0 10,00 6 4 4,67 8 7 5,67 8 7 5,67 49 26 40,35 338,876 1 1 1 1 121

2 104 ELİF KÜBRA GÜRBÜZ 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 9 1 8,67 5 5 3,33 4 11 0,33 8 7 5,67 40 35 28,34 291,512 2 2 2 2 231

3 101 BEYZA BOYRAZ 5A 9 6 7,00 6 4 4,67 10 0 10,00 5 5 3,33 4 10 0,67 6 9 3,00 40 34 28,67 290,471 3 3 3 3 232

4 105 EMİR YUSUF BOYRAZ 5A 7 8 4,33 8 2 7,33 10 0 10,00 3 4 1,67 4 8 1,33 6 5 4,33 38 27 28,99 290,367 4 4 4 4 233

5 118 MERVE BADAK 5A 9 5 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 7 3 6,00 4 10 0,67 3 12 -1,00 38 35 26,34 275,691 5 5 5 5 279

6 96 ALEYNAAZRA KOÇ 5A 7 6 5,00 6 3 5,00 5 4 3,67 5 3 4,00 5 8 2,33 4 7 1,67 32 31 21,67 273,427 6 6 6 6 285

7 119 RABİA AYKAÇ 5A 8 7 5,67 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 35 40 21,67 269,443 7 7 7 7 313

8 115 HÜ Y* A*K 5A 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 29 36 17,00 266,979 8 8 8 8 320

9 107 ESLEM İKRA AKKUŞ 5A 7 8 4,33 9 1 8,67 9 1 8,67 5 2 4,33 4 8 1,33 2 12 -2,00 36 32 25,33 265,938 9 9 9 9 326

10 121 YASİN YÜKSEL 5A 7 7 4,67 8 1 7,67 9 1 8,67 4 9 1,00 28 18 22,01 262,815 10 10 10 10 335

11 108 FURKAN CELEP 5A 5 8 2,33 5 5 3,33 6 2 5,33 2 8 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 30 41 16,32 259,470 11 11 11 11 349

12 103 ELİF ALTUNÖRS 5A 10 5 8,33 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 31 44 16,33 251,225 12 12 12 12 367

13 122 YİĞİT ALTUNKESER 5A 6 9 3,00 4 5 2,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 10 0,67 28 44 13,33 250,970 13 13 13 13 370

14 113 HA VA TOPKARA 5A 6 8 3,33 7 3 6,00 9 1 8,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 32 42 18,00 248,182 14 14 14 14 375

15 100 BERİL AYDOĞDU 5A 8 7 5,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 29 46 13,66 247,241 15 15 15 15 379

16 106 EMIRHAN CEYLAN 5A 5 10 1,67 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 6 9 3,00 29 46 13,68 237,428 16 16 16 16 412

17 123 ZEHRA GÜNEY 5A 8 7 5,67 3 7 0,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 27 48 11,01 235,875 17 17 17 17 415

18 116 KÜBRANNUR SOLAK 5A 4 5 2,33 1 3 0,00 1 2 0,33 0 5 -1,67 3 4 1,67 4 2 3,33 13 21 5,99 235,017 18 18 18 18 416

19 98 ALPEREN KAYA 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 10 0,67 6 9 3,00 23 41 9,34 234,914 19 19 19 19 417

20 120 REYYAN BİÇER 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 27 48 11,01 233,607 20 20 20 20 422

21 112 ZÜBEYDE BÜYÜKT PAL5A 8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 13 -2,33 3 12 -1,00 27 48 11,01 227,328 21 21 21 21 440

22 109 FURKAN KORMAZ 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 2 7 -0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 26 48 10,00 225,518 22 22 22 22 443

23 117 MEDİHA AVŞARER 5A 5 10 1,67 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 10 -0,33 3 12 -1,00 21 52 3,67 208,656 23 23 23 23 473

24 114 HÜSEYİN ATMACA 5A 3 12 -1,00 1 9 -2,00 4 3 3,00 3 7 0,67 2 9 -1,00 2 9 -1,00 15 49 -1,33 187,333 24 24 24 24 490

25 102 EFSA KESKİN 5A 1 14 -3,67 3 7 0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 18 57 -0,99 182,136 25 25 25 25 493
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