
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 6. SINIF  4.DENEME 2022-2023 23 23 23 612

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,49 5 5 3,03 7 2 6,51 7 2 6,37 8 7 5,81 9 8 6,34 48 30 37,55 313,870

Okul Ortalaması 8 10 4,99 3 6 0,94 6 4 4,30 3 3 2,44 4 9 0,78 5 11 0,86 28 42 14,31 238,190

KATILIMLAR

1 57 TUANA METİN 6A 14 6 12,00 4 6 2,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 2 3,33 7 11 3,33 45 29 35,32 302,445 1 1 1 1 335

2 11 AYBUKE BİLGİN 6A 10 8 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 6 3 5,00 7 3 6,00 3 12 -1,00 39 33 27,99 280,043 2 2 2 2 388

3 14 BAHAR ÇALIŞKAN 6A 11 7 8,67 4 5 2,33 7 1 6,67 5 2 4,33 4 3 3,00 6 11 2,33 37 29 27,33 278,980 3 3 3 3 389

4 53 SILA DENİZ AYDOĞDU 6A 13 6 11,00 4 5 2,33 7 3 6,00 6 0 6,00 2 11 -1,67 6 11 2,33 38 36 25,99 266,545 4 4 4 4 412

5 38 ESMANUR AKMAN 6A 13 4 11,67 5 3 4,00 8 2 7,33 1 2 0,33 4 10 0,67 3 13 -1,33 34 34 22,67 263,538 5 5 5 5 418

6 39 EZGİYAĞMUR DEMİR 6A 10 10 6,67 3 6 1,00 7 3 6,00 5 3 4,00 5 13 0,67 7 11 3,33 37 46 21,67 259,450 6 6 6 6 429

7 9 ALPER DELİCE 6A 7 12 3,00 4 6 2,00 9 1 8,67 8 2 7,33 4 4 2,67 3 10 -0,33 35 35 23,34 252,615 7 7 7 7 448

8 32 ELANUR ÇITAK 6A 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 1 1 0,67 3 8 0,33 7 8 4,33 29 39 16,00 251,330 8 8 8 8 456

9 34 ERAY ÇITAK 6A 7 6 5,00 3 4 1,67 5 1 4,67 4 1 3,67 2 1 1,67 2 1 1,67 23 14 18,35 250,118 9 9 9 9 458

10 52 SATINUR ARSLAN 6A 12 8 9,33 3 7 0,67 6 4 4,67 1 0 1,00 1 19 -5,33 10 10 6,67 33 48 17,01 245,328 10 10 10 10 470

11 55 SONGÜL ÖZ EM R 6A 7 13 2,67 3 6 1,00 9 1 8,67 5 4 3,67 4 7 1,67 4 12 0,00 32 43 17,68 240,307 11 11 11 11 482

12 43 UMUT BOZTEPE 6A 9 10 5,67 2 8 -0,67 1 6 -1,00 4 1 3,67 4 10 0,67 6 9 3,00 26 44 11,34 239,264 12 12 12 12 490

13 58 YAĞMUR ATMACA 6A 7 9 4,00 1 3 0,00 5 4 3,67 0 2 -0,67 3 3 2,00 2 4 0,67 18 25 9,67 232,989 13 13 13 13 513

14 409 R *N*EE R M 6A 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 4 16 -1,33 28 62 7,34 224,356 14 14 14 14 531

15 25 BURAK SERİN 6A 7 5 5,33 1 1 0,67 2 1 1,67 1 1 0,67 0 1 -0,33 11 9 8,01 224,101 15 15 15 15 532

16 20 BERAT EFE AKMAN 6A 4 16 -1,33 6 4 4,67 3 7 0,67 1 0 1,00 5 15 0,00 8 12 4,00 27 54 9,01 220,340 16 16 16 16 539

17 51 MUHAMMET CANKOYUNCU6A 7 13 2,67 2 8 -0,67 8 2 7,33 5 15 0,00 4 16 -1,33 26 54 8,00 216,461 17 17 17 17 546

18 41 HATİCE BOZKURT 6A 6 14 1,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 0 1,00 2 3 1,00 6 14 1,33 20 46 4,66 216,402 18 18 18 18 547

19 59 YUNUS EMRE AKMAN 6A 7 11 3,33 2 8 -0,67 8 2 7,33 3 0 3,00 0 11 -3,67 20 32 9,32 214,974 19 19 19 19 548

20 8 BARAN SERİN 6A 7 13 2,67 4 6 2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 5 15 0,00 24 56 5,34 210,619 20 20 20 20 559

21 56 SÜMEYYE MERCAN 6A 8 9 5,00 1 8 -1,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 15 0,00 2 18 -4,00 24 61 3,66 208,818 21 21 21 21 562

22 24 BİRGÜL BOLAT 6A 4 14 -0,67 1 6 -1,00 1 7 -1,33 2 7 -0,33 4 7 1,67 12 41 -1,66 199,073 22 22 22 22 580

23 0 KEZİBAN SALBAŞ 6A 5 15 0,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,01 180,221 23 23 23 23 604
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