
7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 7. SINIF  4.DENEME 2022-2023 21 21 58 919

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Sosyal Bil. Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,64 8 2 6,96 8 2 7,49 7 2 6,42 9 6 6,75 12 7 9,28 57 23 49,54 349,080

Okul Ortalaması 9 8 6,05 4 4 2,63 5 4 3,75 3 6 1,00 4 11 0,10 5 12 1,38 30 44 14,91 241,210

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 14 3 13,00 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 5 5 3,33 9 10 5,67 51 24 43,00 322,958 1 1 1 28 573

2 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 13 3 12,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 6 9 3,00 8 9 5,00 45 27 36,00 306,610 2 2 2 34 626

3 67 ASLAN DURGUN 7A 11 7 8,67 5 3 4,00 8 2 7,33 7 1 6,67 8 7 5,67 6 11 2,33 45 31 34,67 299,670 3 3 3 37 652

4 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 11 8 8,33 5 4 3,67 9 0 9,00 7 2 6,33 2 13 -2,33 10 7 7,67 44 34 32,67 280,439 4 4 4 40 722

5 81 HAMZA GÜRBÜZ 7A 9 5 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 3 7 0,67 0 8 -2,67 10 8 7,33 34 35 22,32 259,944 5 5 5 41 781

6 93 SEFA ALTUNÖRS 7A 12 6 10,00 7 3 6,00 5 4 3,67 24 13 19,67 255,570 6 6 6 42 797

7 69 BETÜL SEMA AKSOY 7A 12 6 10,00 6 4 4,67 9 1 8,67 3 7 0,67 3 14 -1,67 4 12 0,00 37 44 22,34 254,366 7 7 7 43 799

8 82 HÜSEYİN ÇELİK 7A 8 12 4,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 7 13 2,67 30 60 10,00 240,075 8 8 8 44 836

9 80 HAMDİ CAN ÖZBİLGİN 7A 8 5 6,33 2 3 1,00 2 3 1,00 0 6 -2,00 4 5 2,33 3 8 0,33 19 30 8,99 237,791 9 9 9 45 840

10 77 FATMA MERCAN 7A 10 5 8,33 3 7 0,67 2 7 -0,33 4 6 2,00 5 13 0,67 4 16 -1,33 28 54 10,01 234,504 10 10 10 46 853

11 70 BÜŞRA CIBIR 7A 8 11 4,33 6 3 5,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 13 -0,33 6 12 2,00 30 53 12,33 233,870 11 11 11 47 856

12 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 7 10 3,67 6 4 4,67 5 5 3,33 5 5 3,33 3 14 -1,67 5 12 1,00 31 50 14,33 228,523 12 12 12 48 864

13 87 NİSA NUR BOZOK 7A 10 10 6,67 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 29 61 8,67 225,023 13 13 13 49 868

14 90 ÖZKAN TOPAL 7A 5 9 2,00 4 3 3,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 17 -2,67 7 13 2,67 30 51 13,00 222,395 14 14 14 50 874

15 85 MERVE ALTUNÖRS 7A 8 11 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 1 8 -1,67 5 15 0,00 5 15 0,00 27 61 6,66 221,056 15 15 15 52 877

16 74 EBRU ESKİ 7A 8 8 5,33 3 4 1,67 4 5 2,33 2 6 0,00 4 6 2,00 0 15 -5,00 21 44 6,33 218,880 16 16 16 53 881

17 66 ADEM ATAK 7A 6 5 4,33 3 4 1,67 5 3 4,00 0 7 -2,33 1 7 -1,33 3 7 0,67 18 33 7,01 218,798 17 17 17 54 883

18 86 MİKAİL ASLAN 7A 6 12 2,00 4 5 2,33 0 7 -2,33 2 8 -0,67 5 12 1,00 6 14 1,33 23 58 3,66 216,814 18 18 18 55 884

19 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 6 10 2,67 3 5 1,33 6 4 4,67 0 9 -3,00 3 11 -0,67 2 14 -2,67 20 53 2,33 202,720 19 19 19 56 900

20 65 ABDULLAH YUMUK 7A 7 12 3,00 1 8 -1,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 3 15 -2,00 4 16 -1,33 21 65 -0,67 196,296 20 20 20 57 909

21 83 HÜSEYİN BALAKCI 7A 2 4 0,67 0 3 -1,00 1 3 0,00 1 2 0,33 0 6 -2,00 1 5 -0,67 5 23 -2,67 189,010 21 21 21 58 914
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