
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS 4.DENEME 2022-2023 22 22 22 1415

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,12 7 2 6,58 7 2 6,58 6 3 5,07 8 5 5,98 10 7 7,30 52 24 43,63 331,670

Okul Ortalaması 9 7 7,03 4 3 3,02 5 3 4,08 3 3 2,37 3 5 1,48 3 6 1,15 28 28 19,13 253,610

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 18 1 17,67 10 0 10,00 9 0 9,00 8 2 7,33 4 4 2,67 12 4 10,67 61 11 57,34 365,199 1 1 1 1 449

2 37 BARAN ŞENGÜL 8B 16 4 14,67 5 3 4,00 6 2 5,33 7 2 6,33 8 4 6,67 2 3 1,00 44 18 38,00 319,259 2 2 2 2 765

3 16 BUSE AVUNCU 8B 14 4 12,67 5 4 3,67 7 2 6,33 4 5 2,33 3 3 2,00 5 5 3,33 38 23 30,33 292,119 3 3 3 3 954

4 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 10 5 8,33 9 1 8,67 5 2 4,33 3 1 2,67 6 4 4,67 33 13 28,67 285,248 4 4 4 4 1009

5 19 FUNDA KORKMAZ 8B 14 5 12,33 4 3 3,00 8 1 7,67 3 5 1,33 3 6 1,00 3 1 2,67 35 21 28,00 282,954 5 5 5 5 1019

6 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 7 1,67 0 8 -2,67 41 28 31,66 282,129 6 6 6 6 1026

7 18 FATMA BİÇER 8B 13 4 11,67 5 4 3,67 8 1 7,67 8 1 7,67 3 3 2,00 1 8 -1,67 38 21 31,01 279,995 7 7 7 7 1047

8 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 12 6 10,00 5 2 4,33 9 1 8,67 2 4 0,67 3 2 2,33 31 15 26,00 272,915 8 8 8 8 1105

9 28 MEHMETCAN AKMAN 8A 9 4 7,67 3 3 2,00 3 6 1,00 0 1 -0,33 7 1 6,67 3 8 0,33 25 23 17,34 268,614 1 9 9 9 1136

10 31 MERYEM VAROL 8B 14 3 13,00 3 3 2,00 9 1 8,67 3 5 1,33 0 3 -1,00 2 6 0,00 31 21 24,00 265,741 9 10 10 10 1153

11 62 YÜSRA ÇETİN 8B 12 4 10,67 5 2 4,33 6 3 5,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 1 6 -1,00 29 24 21,00 253,419 10 11 11 11 1225

12 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 8 8 5,33 6 2 5,33 4 6 2,00 5 2 4,33 4 6 2,00 3 8 0,33 30 32 19,32 251,082 11 12 12 12 1230

13 35 MUHAMMED BOLAT 8A 9 11 5,33 4 4 2,67 7 3 6,00 0 1 -0,33 4 10 0,67 3 3 2,00 27 32 16,34 245,606 2 13 13 13 1256

14 36 MUHAMMED N GÜNEY 8B 8 3 7,00 2 2 1,33 8 0 8,00 0 4 -1,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 21 19 14,67 241,687 12 14 14 14 1271

15 29 S E L D A LA K A P A 8A 7 2 6,33 2 0 2,00 2 3 1,00 2 3 1,00 3 4 1,67 2 6 0,00 18 18 12,00 239,576 3 15 15 15 1278

16 12 ALPEREN UYSAL 8B 1 19 -5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 4 4,67 7 13 2,67 9 11 5,33 30 60 10,01 223,617 13 16 16 16 1336

17 46 MERYEM DEMİR 8A 7 13 2,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 7 13 2,67 20 40 6,67 222,643 4 17 17 17 1339

18 54 ENES ÇITAK 8A 4 6 2,00 1 3 0,00 1 4 -0,33 2 2 1,33 3 4 1,67 2 7 -0,33 13 26 4,34 216,218 5 18 18 18 1360

19 6 AHMET CEYLAN 8A 3 7 0,67 3 3 2,00 6 4 4,67 3 3 2,00 0 10 -3,33 15 27 6,01 211,287 6 19 19 19 1369

20 73 YAŞAR DEMİRCİ 8A 2 5 0,33 2 6 0,00 1 4 -0,33 1 2 0,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 9 30 -1,00 194,650 7 20 20 20 1394

21 48 MUHAMMED ŞENTÜRK8A 4 16 -1,33 1 3 0,00 0 5 -1,67 0 3 -1,00 1 9 -2,00 5 7 2,67 11 43 -3,33 190,502 8 21 21 21 1395

22 15 BEKİR TURAN 8B 4 13 -0,33 1 7 -1,33 0 6 -2,00 1 7 -1,33 0 6 -2,00 0 5 -1,67 6 44 -8,66 174,955 14 22 22 22 1402
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