
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu STARTFEN 7. SINIF 4. KURUMSAL DENEME 202220 45 45 8128

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 9,07 6 3 5,41 7 3 5,82 5 4 3,36 7 8 4,01 9 9 5,73 44 32 33,40 299,980

Okul Ortalaması 9 8 6,08 5 4 4,07 5 4 4,12 3 5 1,13 4 10 0,82 5 12 1,33 32 42 17,55 248,340

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 17 3 16,00 8 1 7,67 10 0 10,00 5 4 3,67 9 6 7,00 9 10 5,67 58 24 50,01 353,502 1 1 9 9 1987
% 24

2 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 12 7 9,67 8 1 7,67 7 2 6,33 6 3 5,00 7 9 4,00 7 11 3,33 47 33 36,00 301,266 2 2 16 16 3625
% 45

3 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 12 6 10,00 7 1 6,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 10 2,67 8 10 4,67 46 34 34,68 298,146 3 3 18 18 3752
% 46

4 69 BETÜL SEMA AKSOY 7A 14 5 12,33 5 4 3,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 9 4,00 5 14 0,33 45 38 32,33 294,748 4 4 20 20 3895
% 48

5 93 SEFAÇELEBİ ALTUNÖRS7A 14 5 12,33 9 1 8,67 9 1 8,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 8 12 4,00 44 32 33,34 290,834 5 5 21 21 4046
% 50

6 81 HAMZA GÜRBÜZ 7A 12 4 10,67 7 2 6,33 6 3 5,00 5 3 4,00 3 4 1,67 6 13 1,67 39 29 29,34 281,443 6 6 22 22 4449
% 55

7 8 NİSANUR ÜNAL 7A 13 5 11,33 6 3 5,00 5 5 3,33 0 6 -2,00 4 11 0,33 7 6 5,00 35 36 22,99 275,629 7 7 23 23 4653
% 57

8 7 ASLAN DURG UN 7A 7 8 4,33 8 1 7,67 8 2 7,33 1 6 -1,00 3 6 1,00 5 10 1,67 32 33 21,00 252,011 8 8 26 26 5665
% 70

9 6 ADEM ATAK 7A 8 6 6,00 6 3 5,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 3 10 -0,33 6 8 3,33 28 35 16,34 246,754 9 9 27 27 5892
% 72

10 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 5 12 1,00 8 2 7,33 6 3 5,00 4 6 2,00 4 11 0,33 6 12 2,00 33 46 17,66 237,046 10 10 28 28 6306
% 78

11 5 MERVE ALTUNÖRS 7A 6 14 1,33 7 3 6,00 5 5 3,33 1 7 -1,33 7 13 2,67 5 15 0,00 31 57 12,00 232,258 11 11 29 29 6503
% 80

12 8 BEDİRHAN ALTUNÖRS 7A 10 5 8,33 5 3 4,00 2 6 0,00 1 4 -0,33 0 9 -3,00 5 11 1,33 23 38 10,33 229,149 12 12 30 30 6615
% 81

13 3 HÜSEYİN BALAKCI 7A 3 5 1,33 2 2 1,33 2 4 0,67 1 5 -0,67 1 6 -1,00 7 3 6,00 16 25 7,66 224,915 13 13 31 31 6762
% 83

14 5 ABDULLAH YUMUK 7A 6 14 1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 2 6 0,00 8 9 5,00 4 16 -1,33 23 62 2,33 220,359 14 14 33 33 6929
% 85

15 7 NİSA NUR BOZOK 7A 10 9 7,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 4 1,67 4 16 -1,33 2 18 -4,00 29 57 10,01 219,681 15 15 34 34 6955
% 86

16 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 6 10 2,67 3 7 0,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 4 9 1,00 3 11 -0,67 22 47 6,34 218,611 16 16 35 35 7009
% 86

17 7 FATMA MERCAN 7A 11 6 9,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 5 0,33 3 16 -2,33 2 18 -4,00 27 56 8,34 218,221 17 17 36 36 7025
% 86

18 4 EBRU ESKİ 7A 4 11 0,33 2 5 0,33 6 3 5,00 3 2 2,33 3 8 0,33 2 9 -1,00 20 38 7,32 211,634 18 18 37 37 7278
% 90

19 0 ÖZKAN TOPAL 7A 4 10 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 2 6 0,00 1 11 -2,67 4 16 -1,33 20 54 2,00 193,511 19 19 41 41 7811
% 96

20 6 MİKAİL ASLAN 7A 2 18 -4,00 2 8 -0,67 0 9 -3,00 3 5 1,33 3 17 -2,67 5 15 0,00 15 72 -9,01 167,083 20 20 45 45 8078
% 99
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