
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu STARTFEN 8. SINIF 4. KURUMSAL DENEME 202215 79 79 14461

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,38 6 3 4,78 8 2 6,94 5 3 4,49 6 5 4,64 10 7 8,03 48 25 40,26 322,740

Okul Ortalaması 11 5 9,62 5 3 3,91 7 2 6,49 4 2 2,98 2 5 0,58 5 6 3,18 35 24 26,76 274,310

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 16 3 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 5 3 4,00 12 3 11,00 17 0 17,00 69 10 65,67 413,575 1 1 2 2 2232
% 15

2 37 BARAN ŞENGÜL 8B 15 0 15,00 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 3 5,00 6 5 4,33 47 16 41,66 328,269 2 2 14 14 6483
% 45

3 19 FUNDA KORKMAZ 8B 14 4 12,67 8 2 7,33 8 2 7,33 6 3 5,00 2 4 0,67 8 1 7,67 46 16 40,67 313,727 3 3 20 20 7400
% 51

4 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 16 4 14,67 8 2 7,33 10 0 10,00 7 3 6,00 1 8 -1,67 7 5 5,33 49 22 41,66 307,351 4 4 25 25 7815
% 54

5 18 FATMA BİÇER 8B 14 4 12,67 7 3 6,00 8 2 7,33 8 1 7,67 2 2 1,33 4 8 1,33 43 20 36,33 295,254 5 5 33 33 8644
% 60

6 31 MERYEM B Ö VAROL JSJS8B 15 2 14,33 3 5 1,33 8 1 7,67 5 2 4,33 1 4 -0,33 5 2 4,33 37 16 31,66 292,046 6 6 35 35 8861
% 61

7 63 REŞİT ALTUNÖPS 8B 10 5 8,33 5 2 4,33 6 4 4,67 4 1 3,67 2 3 1,00 7 5 5,33 34 20 27,33 278,101 7 7 43 43 9834
% 68

8 16 BUSE AVUNCU 8B 15 5 13,33 3 7 0,67 7 2 6,33 6 3 5,00 2 6 0,00 2 8 -0,67 35 31 24,66 268,872 8 8 46 46 10503
% 73

9 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 9 2 8,33 6 4 4,67 7 3 6,00 4 5 2,33 26 14 21,33 259,269 9 9 51 51 11123
% 77

10 62 YÜSRA ÇETİN 8B 11 3 10,00 6 1 5,67 6 1 5,67 5 2 4,33 0 7 -2,33 2 5 0,33 30 19 23,67 254,652 10 10 54 54 11397
% 79

11 22 A*MET GÜNGÖREN 8B 9 2 8,33 5 2 4,33 6 2 5,33 1 11 -2,67 4 4 2,67 25 21 17,99 245,687 11 11 58 58 11921
% 82

12 36 MUHAMMED N GÜNEY 8B 7 2 6,33 2 3 1,00 9 1 8,67 1 2 0,33 2 6 0,00 21 14 16,33 242,491 12 12 60 60 12086
% 84

13 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 7 8 4,33 1 7 -1,33 7 3 6,00 4 3 3,00 1 8 -1,67 2 10 -1,33 22 39 9,00 215,952 13 13 70 70 13399
% 93

14 12 ALPEREN UYSAL 8B 7 13 2,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 28 62 7,34 213,849 14 14 72 72 13503
% 93

15 15 BEKİR TURAN 8B 2 11 -1,67 1 5 -0,67 3 4 1,67 0 5 -1,67 1 5 -0,67 1 6 -1,00 8 36 -4,01 185,531 15 15 79 79 14257
% 99
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