
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 5 SINIF  5.DENEME 2022-2023 22 50 50 207

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 7 3,99 5 5 3,31 7 3 5,86 5 4 3,14 4 8 1,17 6 8 2,97 32 34 20,44 266,070

Okul Ortalaması 7 7 4,56 5 5 3,21 7 3 6,18 4 6 1,57 4 10 0,46 5 9 1,45 30 39 17,43 254,700

KATILIMLAR

1 105 EMİR YUSUF BOYRA Z 5_A 11 2 10,33 6 4 4,67 10 0 10,00 6 1 5,67 10 4 8,67 43 11 39,34 358,206 1 1 2 2 10

2 101 BEYZA BOYRAZ 5_A 11 4 9,67 8 2 7,33 10 0 10,00 5 5 3,33 6 9 3,00 6 8 3,33 46 28 36,66 325,593 2 2 3 3 29

3 97 ALİ GEVREK 5_A 11 3 10,00 6 4 4,67 10 0 10,00 8 2 7,33 5 10 1,67 7 8 4,33 47 27 38,00 325,451 3 3 4 4 30

4 121 YASİN YÜKSEL 5_A 7 6 5,00 6 4 4,67 9 1 8,67 5 8 2,33 11 3 10,00 38 22 30,67 314,573 4 4 5 5 38

5 113 HAVVA TOPKARA 5_A 12 3 11,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 6 2,00 5 7 2,67 3 12 -1,00 41 31 30,67 304,423 5 5 6 6 47

6 118 MERVE BADAK 5_A 13 2 12,33 7 1 6,67 9 1 8,67 3 4 1,67 3 7 0,67 1 6 -1,00 36 21 29,01 296,450 6 6 9 9 58

7 10 ESLEM İKRA AKKUŞ 5_A 10 5 8,33 5 5 3,33 10 0 10,00 2 6 0,00 4 10 0,67 6 6 4,00 37 32 26,33 292,398 7 7 10 10 61

8 120 REYYAN BİÇER 5_A 7 8 4,33 4 6 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 6 9 3,00 6 9 3,00 37 38 24,33 282,917 8 8 14 14 74

9 100 BERİL AYDOĞDU 5_A 10 4 8,67 5 5 3,33 10 0 10,00 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 36 38 23,33 281,797 9 9 15 15 75

10 106 EMİRHAN CEYLAN 5_A 8 6 6,00 5 4 3,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 9 1,00 6 8 3,33 32 38 19,33 270,873 10 10 21 21 92

11 104 ELİF KÜBRA GÜRBÜZ 5_A 9 5 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 3 7 0,67 3 9 0,00 4 11 0,33 34 37 21,66 267,403 11 11 23 23 98

12 123 ZEHRA GÜNEY 5_A 6 5 4,33 3 5 1,33 3 5 1,33 2 6 0,00 4 5 2,33 5 7 2,67 23 33 11,99 254,158 12 12 30 30 119

13 103 ELİF ALTUNÖRS 5_A 6 7 3,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 8 3,33 27 45 11,99 245,664 13 13 31 31 131

14 109 FURKAN KORKMAZ 5_A 8 5 6,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 4 1,67 1 13 -3,33 3 11 -0,67 28 40 14,67 233,484 14 14 33 33 146

15 111 GÜLDANE YILDIRIM 5_A 2 13 -2,33 5 5 3,33 6 4 4,67 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 27 48 11,00 219,869 15 15 38 38 162

16 108 FURKAN CELEP 5_A 4 6 2,00 6 3 5,00 5 4 3,67 3 4 1,67 0 7 -2,33 2 5 0,33 20 29 10,34 218,830 16 16 39 39 165

17 114 HÜSEYİN ATM CA 5_A 5 6 3,00 2 6 0,00 7 3 6,00 4 6 2,00 2 13 -2,33 2 13 -2,33 22 47 6,34 205,805 17 17 43 43 181

18 112 ZÜBEYDE BÜYÜKTOP L5_A 2 13 -2,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 22 53 4,33 204,432 18 18 44 44 182

19 102 EFSA KES İN 5_A 6 9 3,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 0 15 -5,00 18 57 -1,01 189,804 19 19 47 47 192

20 0 Y*Sİ* *Ç * 5_A 1 12 -3,00 3 7 0,67 7 3 6,00 1 14 -3,67 4 11 0,33 16 47 0,33 178,001 20 20 48 48 198

21 117 MEDİHANUR AV **E R 5_A 1 14 -3,67 3 7 0,67 2 7 -0,33 3 7 0,67 3 12 -1,00 2 11 -1,67 14 58 -5,33 169,906 21 21 49 49 204

22 98000 ALPEREN KAYA 5_A 1 14 -3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 3 11 -0,67 1 14 -3,67 11 53 -6,67 163,423 22 22 50 50 206
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