
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS 5.DENEME 2022-2023 23 88 88 724

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 13 5 11,77 7 2 5,79 8 2 7,68 6 2 5,57 8 4 6,39 12 5 10,59 54 20 47,79 344,910

Okul Ortalaması 10 6 7,99 4 4 2,55 6 3 5,22 4 3 2,67 3 5 1,74 6 6 3,99 33 28 24,16 271,120

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 10 0 10,00 8 1 7,67 10 3 9,00 16 1 15,67 70 9 67,01 408,265 1 1 7 7 173

2 37 BARAN ŞENGÜL 8B 18 2 17,33 9 1 8,67 8 2 7,33 7 2 6,33 9 2 8,33 10 5 8,33 61 14 56,32 376,533 2 2 14 14 273

3 18 FATMA BİÇER 8B 16 2 15,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 2 7,33 3 3 2,00 11 3 10,00 53 15 48,00 340,488 3 3 20 20 378

4 62 YÜSRA ÇETİN 8B 13 1 12,67 6 1 5,67 9 0 9,00 7 1 6,67 2 1 1,67 8 0 8,00 45 4 43,68 322,291 4 4 25 25 443

5 17 ELİF DELİCE 8B 15 5 13,33 4 4 2,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 4 3,67 6 5 4,33 45 23 37,33 312,137 5 5 28 28 463

6 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 12 5 10,33 7 3 6,00 8 2 7,33 2 3 1,00 2 1 1,67 8 4 6,67 39 18 33,00 297,421 6 6 40 40 500

7 31 MERYEM VAROL 8B 15 2 14,33 1 4 -0,33 9 0 9,00 5 3 4,00 1 2 0,33 6 4 4,67 37 15 32,00 295,372 7 7 43 43 509

8 19 FUNDA KORKMAZ 8B 13 5 11,33 3 2 2,33 9 1 8,67 6 2 5,33 1 1 0,67 6 2 5,33 38 13 33,66 293,882 8 8 46 46 518

9 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 13 1 12,67 3 5 1,33 8 1 7,67 4 2 3,33 2 2 1,33 6 4 4,67 36 15 31,00 293,456 9 9 47 47 519

10 16 BUSE AVUNCU 8B 10 8 7,33 3 5 1,33 9 1 8,67 5 4 3,67 3 6 1,00 6 6 4,00 36 30 26,00 270,674 10 10 55 55 579

11 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 8 7 5,67 4 4 2,67 6 3 5,00 4 4 2,67 4 3 3,00 6 6 4,00 32 27 23,01 268,716 11 11 58 58 586

12 63 REŞİT ALTUNÖRS 8B 11 5 9,33 5 3 4,00 9 1 8,67 1 5 -0,67 1 4 -0,33 6 8 3,33 33 26 24,33 267,501 12 12 60 60 589

13 36 MUHAMMED N GÜNEY 8B 9 6 7,00 9 0 9,00 3 3 2,00 1 3 0,00 6 4 4,67 28 16 22,67 262,618 13 13 62 62 604

14 15 BEKİR TURAN 8B 7 6 5,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 2 2 1,33 5 5 3,33 17 25 8,66 236,788 14 14 71 71 657

15 29 SELDA AKAYALP 8A 4 3 3,00 3 2 2,33 5 2 4,33 1 5 -0,67 3 7 0,67 3 4 1,67 19 23 11,33 231,396 1 15 72 72 667

16 35 MUHAMMED BOLAT 8A 10 6 8,00 4 5 2,33 4 6 2,00 1 6 -1,00 3 15 -2,00 4 11 0,33 26 49 9,66 228,470 2 16 73 73 669

17 46 MERYEM DEMİR 8A 7 13 2,67 3 7 0,67 3 7 0,67 1 5 -0,67 6 6 4,00 4 16 -1,33 24 54 6,01 226,384 3 17 74 74 672

18 75 MERVE ESER 8A 6 10 2,67 3 4 1,67 5 5 3,33 3 3 2,00 2 4 0,67 4 11 0,33 23 37 10,67 226,381 4 18 75 75 673

19 6 AHMET CEYL* 8A 5 7 2,67 2 6 0,00 4 6 2,00 4 12 0,00 5 8 2,33 20 39 7,00 222,357 5 19 79 79 680

20 28 MEHMETCAN AKMAN 8A 5 8 2,33 2 5 0,33 2 4 0,67 0 5 -1,67 4 7 1,67 4 8 1,33 17 37 4,66 221,382 6 20 80 80 681

21 12 ALPEREN UYSAL 8B 8 12 4,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 26 64 4,67 219,173 15 21 82 82 692

22 21 İBRAHİM KOÇ 8A 4 9 1,00 4 5 2,33 1 9 -2,00 2 0 2,00 4 7 1,67 2 7 -0,33 17 37 4,67 214,618 7 22 84 84 696

23 54 ENES ÇITAK 8A 3 10 -0,33 2 5 0,33 4 2 3,33 1 3 0,00 3 10 -0,33 2 9 -1,00 15 39 2,00 199,428 8 23 87 87 711
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