
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ BÜYÜKDÜVENCI ORTAOKULU 7.Sınıf nisan 2023 deneme sınavı 1758 112 68 19

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 7.67 6.14 5.62 5.80 3.58 4.61 5.58 3.91 4.28 5.21 3.04 4.19 4.53 5.59 2.66 8.06 5.33 6.28 36.85 27.58 27.65 234.483

İl Ortalaması 7.35 6.28 5.26 5.13 4.16 3.75 5.44 4.02 4.10 4.60 3.54 3.42 4.82 5.79 2.89 7.90 5.44 6.09 35.24 29.23 25.50 229.163
Okul Ortalaması 5.89 7.26 3.47 3.68 5.05 2.00 4.84 4.53 3.33 3.05 5.47 1.23 2.89 8.26 0.14 5.42 7.05 3.07 25.79 37.63 13.24 162.541

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 89 - OĞUZ ALTUN 0 / A 13 2 12.33 7 0 7.00 7 3 6.00 6 0 6.00 4 3 3.00 15 0 15.00 52.00 8.00 49.33 367.793 153 18 12 1
2 91 - RUKİYENİSAAKSOY 0 / A 9 4 7.67 8 1 7.67 4 4 2.67 4 3 3.00 3 7 0.67 7 4 5.67 35.00 23.00 27.33 230.459 876 45 34 2
3 79 - GKKÇE BOYRAZ 0 / A 11 3 10.00 6 2 5.33 7 3 6.00 4 4 2.67 2 7 -0.33 5 6 3.00 35.00 25.00 26.67 220.849 941 49 37 3
4 74 - EBRU ESKİ 0 / A 7 5 5.33 2 5 0.33 6 3 5.00 2 5 0.33 5 4 3.67 5 5 3.33 27.00 27.00 18.00 205.807 1042 57 42 4
5 70 - BÜŞRA CIBIR 0 / A 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 5 5 3.33 3 9 0.00 5 8 2.33 33.00 37.00 20.67 199.042 1090 59 44 5
6 88 - NİSANUR ÜNAL 0 / A 7 7 4.67 4 6 2.00 6 4 4.67 4 3 3.00 1 6 -1.00 7 4 5.67 29.00 30.00 19.00 188.123 1171 62 46 6
7 69 - BETÜL SEMA AKSOY 0 / A 8 7 5.67 5 5 3.33 5 5 3.33 1 9 -2.00 3 9 0.00 6 6 4.00 28.00 41.00 14.33 183.309 1201 65 47 7
8 93 - SEFA ÇELEBİ ALTUNÖRS 0 / A 7 7 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 3 4 1.67 1 9 -2.00 6 6 4.00 33.00 30.00 23.00 176.909 1238 71 51 8
9 77 - FATMA SULTAN MERCAN 0 / A 9 5 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 5 10 1.67 3 12 -1.00 29.00 45.00 14.00 172.084 1275 75 53 9

10 95 - YUSUF GÜRBÜZ 0 / A 6 9 3.00 3 6 1.00 4 6 2.00 4 5 2.33 2 8 -0.67 6 7 3.67 25.00 41.00 11.33 155.304 1373 80 56 10
11 67 - ASLAN DURGUN 0 / A 5 6 3.00 2 5 0.33 6 2 5.33 3 5 1.33 3 9 0.00 5 8 2.33 24.00 35.00 12.33 152.469 1393 83 57 11
12 83 - HÜSEYİNBLAKCI 0 / A 3 7 0.67 1 6 -1.00 1 6 -1.00 1 6 -1.00 3 6 1.00 4 6 2.00 13.00 37.00 0.67 124.553 1521 89 60 12
13 86 - MİKAİL ASLAN 0 / A 3 8 0.33 2 4 0.67 4 5 2.33 0 10 -3.33 2 10 -1.33 6 7 3.67 17.00 44.00 2.33 120.607 1552 91 61 13
14 92 - SALİH GÜRBÜZ 0 / A 3 9 0.00 2 6 0.00 4 5 2.33 2 7 -0.33 1 7 -1.33 4 4 2.67 16.00 38.00 3.33 113.551 1586 95 62 14
15 87 - NİSA NUR BOZOK 0 / A 4 11 0.33 1 9 -2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 21.00 54.00 3.00 110.785 1594 98 63 15
16 68 - BEDİRHAN ALTUNÖRS 0 / A 1 9 -2.00 2 6 0.00 4 4 2.67 1 6 -1.00 3 7 0.67 4 6 2.00 15.00 38.00 2.33 107.768 1604 100 64 16
17 90 - ÖZKANTOP * Z 0 / A 2 10 -1.33 4 6 2.00 5 5 3.33 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 22.00 50.00 5.33 103.595 1626 104 65 17
18 85 - MERVE ALTUNÖRS 0 / A 4 11 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 3 7 0.67 4 11 0.33 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.00 93.723 1673 108 67 18
19 82 - HÜSEYİ ÇELİK 0 / A 0 13 -4.33 2 8 -0.67 2 8 -0.67 4 6 2.00 2 13 -2.33 5 10 1.67 15.00 58.00 -4.33 61.551 1750 112 68 19


