
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Çorum MERKEZ BÜYÜKDÜVENCI ORTAOKULU LGS 2023 1. DÖNEM 3823 172 162 15

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.43 4.32 12.99 6.67 2.75 5.75 6.96 2.27 6.21 6.46 1.76 5.87 8.73 4.20 7.33 12.03 5.79 10.10 55.28 21.09 48.25 306.690

İl Ortalaması 15.12 3.72 13.88 6.92 2.38 6.13 7.48 1.92 6.84 6.91 1.43 6.43 8.83 3.59 7.63 12.30 5.07 10.61 57.56 18.11 51.52 319.080
Okul Ortalaması 11.53 5.27 9.78 5.07 2.40 4.27 5.80 2.60 4.93 4.87 1.33 4.42 3.73 2.87 2.78 4.40 5.13 2.69 35.40 19.60 28.87 210.526

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - ALPEREN EMEKLİ 0 / B 17 1 16.67 8 1 7.67 8 1 7.67 9 0 9.00 14 1 13.67 15 2 14.33 71.00 6.00 69.01 400.770 927 52 52 1
2 17 - ELİF DELİCE 0 / B 19 0 19.00 5 0 5.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 4 2.67 5 4 3.67 48.00 13.00 43.67 277.319 2309 111 111 2
3 18 - FATMA BİÇER 0 / B 17 2 16.33 6 2 5.33 6 3 5.00 8 0 8.00 6 2 5.33 4 4 2.67 47.00 13.00 42.66 271.333 2374 114 114 3
4 37 - BARAN ŞENGÜL 0 / B 15 3 14.00 9 1 8.67 8 1 7.67 4 3 3.00 4 3 3.00 4 3 3.00 44.00 14.00 39.34 247.170 2626 125 125 4
5 19 - FUNDA KORKMAZ 0 / B 14 6 12.00 5 3 4.00 6 3 5.00 6 1 5.67 3 1 2.67 5 2 4.33 39.00 16.00 33.67 234.326 2739 127 126 5
6 31 - MEYEM VAROL 0 / B 13 4 11.67 5 3 4.00 6 2 5.33 5 1 4.67 3 2 2.33 5 5 3.33 37.00 17.00 31.33 223.437 2853 130 129 6
7 62 - YÜSRA ÇETİN 0 / B 13 2 12.33 6 1 5.67 7 0 7.00 7 0 7.00 2 3 1.00 2 4 0.67 37.00 10.00 33.67 212.104 2967 134 133 7
8 0 - BUSE AVUNCU 0 / B 14 3 13.00 2 3 1.00 5 4 3.67 6 1 5.67 1 3 0.00 3 5 1.33 31.00 19.00 24.67 200.237 3075 137 136 8
9 27 - MEHMET G RBÜZ 0 / B 11 9 8.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 0 5.00 2 4 0.67 5 3 4.00 35.00 24.00 27.01 196.326 3109 139 138 9

10 63 - REŞİT ALTUNÖRS 0 / B 12 4 10.67 3 5 1.33 6 3 5.00 0 0 0.00 1 1 0.67 5 7 2.67 27.00 20.00 20.34 192.400 3148 143 141 10
11 36 - MUHAMMED NECİP GÜNEY 0 / B 9 5 7.33 3 2 2.33 8 1 7.67 5 2 4.33 2 0 2.00 2 3 1.00 29.00 13.00 24.66 182.444 3232 147 145 11
12 33 - AHMET G NGÖREN 0 / B 8 5 6.33 2 2 1.33 1 0 1.00 3 0 3.00 2 0 2.00 4 3 3.00 20.00 10.00 16.66 175.037 3282 151 149 12
13 15 - BEKİR TURAN 0 / B 4 10 0.67 5 4 3.67 6 4 4.67 0 0 0.00 2 4 0.67 4 6 2.00 21.00 28.00 11.68 132.148 3550 161 158 13
14 64 - RÜMEYSA BİLGİN 0 / B 4 9 1.00 4 2 3.33 4 3 3.00 5 3 4.00 4 2 3.33 1 8 -1.67 22.00 27.00 12.99 131.067 3557 163 159 14
15 12 - ALPEREN UYSAL 0 / B 3 16 -2.33 7 3 6.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 6 13 1.67 2 18 -4.00 23.00 64.00 1.68 81.778 3782 171 162 15


