
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 7. SINIF  NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-202319 68 68 2035

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,80 6 4 4,51 6 4 4,30 4 4 3,04 6 8 3,36 10 8 7,29 43 34 31,30 294,720

Okul Ortalaması 8 9 5,35 4 5 2,26 5 4 3,07 3 6 0,46 3 10 -0,12 6 11 2,19 28 45 13,21 236,530

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 13 2 12,33 8 0 8,00 7 2 6,33 9 0 9,00 2 3 1,00 13 4 11,67 52 11 48,33 334,485 1 1 10 10 569

2 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 15 4 13,67 7 2 6,33 6 3 5,00 0 8 -2,67 4 9 1,00 8 8 5,33 40 34 28,66 293,341 2 2 19 19 911

3 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 15 1 14,67 5 2 4,33 6 3 5,00 2 5 0,33 1 12 -3,00 8 7 5,67 37 30 27,00 279,870 3 3 28 28 1055

4 93 SEFAÇELEBİ ALTUNÖPS7A 12 6 10,00 7 2 6,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 10 10 6,67 41 46 25,67 274,960 4 4 31 31 1115

5 69 BETÜL SEMA AKSOY 7A 12 7 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 11 2,33 36 45 20,99 262,995 5 5 34 34 1245

6 88 NİSANUR ÜNAL 7A 9 9 6,00 4 2 3,33 4 5 2,33 4 2 3,33 3 3 2,00 6 8 3,33 30 29 20,32 260,365 6 6 37 37 1289

7 70 BÜŞRA CIBIR 7A 10 9 7,00 6 4 4,67 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 12 0,00 7 10 3,67 34 48 18,01 253,747 7 7 42 42 1371

8 85 MERVE ALTUNÖRS 7A 9 11 5,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 6 14 1,33 5 15 0,00 30 60 9,99 232,568 8 8 49 49 1595

9 67 ASLAN DURGUN 7A 8 7 5,67 6 1 5,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 11 -1,67 5 11 1,33 25 43 10,67 228,338 9 9 52 52 1640

10 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 5 13 0,67 2 6 0,00 4 5 2,33 5 5 3,33 5 6 3,00 4 13 -0,33 25 48 9,00 225,048 10 10 55 55 1673

11 77 FATMA MERCAN 7A 7 11 3,33 4 6 2,00 8 1 7,67 4 6 2,00 6 14 1,33 2 18 -4,00 31 56 12,33 223,979 11 11 56 56 1679

12 82 HÜSEYİN ÇELİK 7A 5 14 0,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 26 63 5,00 217,570 12 12 57 57 1741

13 81 HAMZA GÜRBÜZ 7A 1 4 -0,33 7 9 4,00 8 13 3,67 213,155 13 13 59 59 1780

14 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 4 9 1,00 2 4 0,67 3 4 1,67 2 6 0,00 2 9 -1,00 4 6 2,00 17 38 4,34 210,292 14 14 60 60 1807

15 68 BEDİRHAN ALTUNÖRS 7A 3 9 0,00 1 4 -0,33 2 4 0,67 2 4 0,67 2 4 0,67 3 8 0,33 13 33 2,01 206,021 15 15 62 62 1846

16 86 MİKAİL ASLAN 7A 3 13 -1,33 0 8 -2,67 3 6 1,00 0 6 -2,00 5 9 2,00 3 11 -0,67 14 53 -3,67 196,103 16 16 65 65 1921

17 83 HÜSEYİN BALAKCI 7A 2 12 -2,00 1 6 -1,00 3 4 1,67 1 6 -1,00 3 11 -0,67 5 9 2,00 15 48 -1,00 195,789 17 17 66 66 1923

18 90 ÖZKAN TOPAL 7A 5 10 1,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 0 13 -4,33 6 11 2,33 19 56 0,33 194,938 18 18 67 67 1933

19 87 NİSA NUR BOZOK 7A 11 8 8,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 1 19 -5,33 2 18 -4,00 21 68 -1,67 190,542 19 19 68 68 1956
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