
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS NİRVANA TÜRKİYE GENELİ 6.DENEME 2022-202320 173 203 5853

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14 5 12,75 6 3 4,89 7 3 6,31 7 2 6,01 9 4 7,62 11 7 8,22 53 23 45,80 341,820

Okul Ortalaması 10 6 7,78 3 3 1,95 5 4 3,90 5 2 3,95 2 5 0,42 4 6 1,90 29 26 19,90 253,170

KATILIMLAR

1 37 MUSTAFA ŞENGÜL 8_B 19 1 18,67 8 1 7,67 7 3 6,00 8 1 7,67 7 5 5,33 3 6 1,00 52 17 46,34 337,842 1 1 61 66 2852

2 18 FATMA BİÇER 8_B 16 3 15,00 7 2 6,33 9 1 8,67 7 3 6,00 5 4 3,67 4 8 1,33 48 21 41,00 316,121 2 2 71 78 3362

3 17 ELİF DELİCE 8_B 16 4 14,67 5 3 4,00 8 2 7,33 8 1 7,67 3 6 1,00 2 5 0,33 42 21 35,00 294,236 3 3 88 102 3918

4 27 MEHMET GÜRBÜZ 8_B 16 4 14,67 7 3 6,00 7 3 6,00 2 2 1,33 0 2 -0,67 4 4 2,67 36 18 30,00 286,317 4 4 96 110 4117

5 22 AHMET GÜNGÖREN 8_B 10 5 8,33 4 4 2,67 5 5 3,33 3 1 2,67 8 0 8,00 30 15 25,00 285,504 5 5 98 112 4142

6 19 FUNDA KORKMAZ 8_B 15 3 14,00 0 4 -1,33 7 2 6,33 7 0 7,00 0 3 -1,00 5 4 3,67 34 16 28,67 282,185 6 6 102 116 4223

7 62 YÜSRA ÇETİN 8_B 12 3 11,00 7 0 7,00 5 3 4,00 6 0 6,00 0 5 -1,67 6 4 4,67 36 15 31,00 280,000 7 7 106 120 4282

8 63 REŞİT ALTUNÖRS 8_B 12 3 11,00 3 4 1,67 8 2 7,33 1 1 0,67 6 5 4,33 30 15 25,00 277,382 8 8 111 126 4342

9 31 MERYEM VAROL 8_B 11 4 9,67 1 3 0,00 6 3 5,00 4 2 3,33 2 3 1,00 5 3 4,00 29 18 23,00 270,868 9 9 120 136 4498

10 16 BUSE AVUNCU 8_B 14 5 12,33 1 4 -0,33 5 5 3,33 4 2 3,33 2 3 1,00 1 9 -2,00 27 28 17,66 255,682 10 10 134 153 4880

11 36 MUHAMMED N GÜNEY 8_B 5 3 4,00 1 1 0,67 6 3 5,00 5 1 4,67 1 0 1,00 3 1 2,67 21 9 18,01 246,971 11 11 143 163 5059

12 64 RÜMEYSA BİLGİN 8_B 9 6 7,00 3 4 1,67 4 5 2,33 3 5 1,33 0 9 -3,00 5 6 3,00 24 35 12,33 232,472 12 12 154 177 5298

13 29 SELDA AKAYALP 8_A 6 8 3,33 2 3 1,00 5 2 4,33 3 4 1,67 3 9 0,00 5 9 2,00 24 35 12,33 231,879 1 13 155 178 5307

14 35 MUHAMMED BOLAT 8_A 6 4 4,67 3 1 2,67 5 3 4,00 0 5 -1,67 2 3 1,00 16 16 10,67 224,986 2 14 158 182 5397

15 15 BEKİR TURAN 8_B 8 7 5,67 2 3 1,00 1 7 -1,33 1 4 -0,33 2 4 0,67 14 25 5,68 222,456 13 15 160 185 5428

16 12 ALPEREN UYSAL 8_B 6 14 1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 5 12 1,00 23 54 5,00 217,712 14 16 162 187 5485

17 28 MEHMETCAN AKMAN 8_A 4 5 2,33 0 5 -1,67 5 3 4,00 1 6 -1,00 2 5 0,33 12 24 3,99 209,135 3 17 167 192 5585

18 46 MERYEM DEMİR 8_A 6 14 1,33 0 10 -3,33 2 8 -0,67 2 0 2,00 2 7 -0,33 6 14 1,33 18 53 0,33 204,604 4 18 169 194 5620

19 6 AHMET CEYLAN 8_A 2 9 -1,00 2 5 0,33 5 4 3,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 13 32 2,33 200,255 5 19 171 200 5666

20 75 MERVE ESER 8_A 2 13 -2,33 3 2 2,33 1 7 -1,33 0 2 -0,67 3 13 -1,33 9 37 -3,33 186,731 6 20 173 202 5756
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