
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS 1.DENEME 2022-2023 16 21 50 8846

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 10,02 7 3 5,94 6 3 5,05 5 3 4,37 5 7 2,44 11 7 9,08 47 30 36,90 295,630

Okul Ortalaması 10 7 7,69 6 3 5,17 4 4 2,67 4 3 3,00 2 6 0,48 8 7 5,76 35 31 24,77 266,930

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 15 4 13,67 9 1 8,67 8 2 7,33 9 0 9,00 2 1 1,67 12 4 10,67 55 12 51,01 342,091 1 1 2 23 2454

2 37 BARAN ŞENGÜL 8B 16 2 15,33 8 2 7,33 5 2 4,33 6 3 5,00 3 2 2,33 11 5 9,33 49 16 43,65 333,548 2 2 3 26 2775

3 18 FATMA BİÇ E 8B 19 1 18,67 9 1 8,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 6 -1,00 9 8 6,33 53 21 46,00 327,672 3 3 4 27 3017

4 62 YÜSRA ÇETİ N 8B 15 2 14,33 7 1 6,67 6 2 5,33 7 3 6,00 3 9 0,00 8 7 5,67 46 24 38,00 306,575 4 4 7 31 3803

5 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 12 7 9,67 9 0 9,00 3 7 0,67 3 3 2,00 2 4 0,67 10 6 8,00 39 27 30,01 290,501 5 5 8 36 4452

6 19 FUNDA KORKMAZ 8 10 6 8,00 8 2 7,33 7 2 6,33 7 2 6,33 1 4 -0,33 8 6 6,00 41 22 33,66 284,755 1 6 9 37 4703

7 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 10 8 7,33 7 1 6,67 5 5 3,33 5 5 3,33 1 1 0,67 8 7 5,67 36 27 27,00 275,128 6 7 10 38 5070

8 31 MERYEM VAROL 8B 12 5 10,33 3 2 2,33 2 5 0,33 0 4 -1,33 0 1 -0,33 10 5 8,33 27 22 19,66 272,188 7 8 11 39 5196

9 16 BUSE AVUNCU 8B 8 9 5,00 5 3 4,00 7 3 6,00 2 5 0,33 3 6 1,00 9 7 6,67 34 33 23,00 266,589 8 9 12 40 5427

10 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 5 10 1,67 8 2 7,33 3 2 2,33 1 2 0,33 5 7 2,67 10 9 7,00 32 32 21,33 262,718 9 10 13 41 5588

11 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 5 15 0,00 5 3 4,00 4 6 2,00 3 5 1,33 7 7 4,67 4 6 2,00 28 42 14,00 242,673 10 11 16 45 6431

12 36 MUHAMMED GÜNEY 8B 0 6 -2,00 7 7 4,67 7 13 2,67 207,421 11 12 17 46 7861

13 0 MUHAMMED GUNED 8B 3 10 -0,33 1 5 -0,67 1 7 -1,33 2 0 2,00 7 22 -0,33 198,323 12 13 18 47 8096

14 12 ALPEREN UY *L 8B 9 11 5,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 3 6 1,00 3 17 -2,67 4 16 -1,33 21 68 -1,67 197,542 13 14 19 48 8113

15 15 BEKİR TURAN 8B 2 10 -1,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 1 5 -0,67 3 11 -0,67 5 10 1,67 14 46 -1,33 196,213 14 15 20 49 8155
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 7. SINIF  1.DENEME 2022-2023 20 20 20 5688

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 7 8,93 5 4 4,08 7 3 5,61 5 4 3,74 7 8 4,07 11 7 8,55 46 34 34,98 303,190

Okul Ortalaması 8 9 4,90 4 4 2,30 5 4 3,43 3 5 1,02 5 10 1,23 6 9 3,25 30 42 16,13 248,490

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 16 3 15,00 5 2 4,33 6 3 5,00 8 1 7,67 12 5 10,33 15 3 14,00 62 17 56,33 388,888 1 1 1 1 788

2 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 15 3 14,00 7 1 6,67 8 2 7,33 6 1 5,67 3 7 0,67 11 5 9,33 50 19 43,67 324,972 2 2 2 2 2232

3 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 14 6 12,00 7 2 6,33 8 2 7,33 4 5 2,33 4 10 0,67 10 9 7,00 47 34 35,66 302,853 3 3 3 3 2849

4 88 NİSANUR ÜNAL 7A 12 6 10,00 3 6 1,00 4 6 2,00 4 5 2,33 7 7 4,67 6 5 4,33 36 35 24,33 286,695 4 4 4 4 3299

5 93 SEFAÇELEBİ ALTUNÖRS7A 11 7 8,67 5 5 3,33 8 2 7,33 3 3 2,00 3 6 1,00 4 3 3,00 34 26 25,33 270,905 5 5 5 5 3733

6 67 ASLAN EMİN DURGUN 7A 7 9 4,00 4 2 3,33 6 2 5,33 2 6 0,00 7 7 4,67 6 8 3,33 32 34 20,66 265,597 6 6 6 6 3866

7 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 7 11 3,33 3 6 1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 8 8 5,33 6 13 1,67 33 49 16,66 255,749 7 7 7 7 4098

8 74 EBRU ESKİ 7A 9 8 6,33 6 3 5,00 5 5 3,33 4 5 2,33 5 10 1,67 4 13 -0,33 33 44 18,33 249,469 8 8 8 8 4242

9 70 BÜŞRA CIBIR 7A 7 11 3,33 6 3 5,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 11 9 8,00 35 52 17,66 244,784 9 9 9 9 4372

10 81 HAMZA GÜRBÜZ 7A 9 6 7,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 1 6 -1,00 2 11 -1,67 8 9 5,00 28 43 13,67 243,302 10 10 10 10 4402

11 85 MERVE ALTUNÖRS 7A 9 11 5,33 3 7 0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 6 14 1,33 7 13 2,67 31 59 11,33 240,724 11 11 11 11 4475

12 86 MİKAİL ASLAN 7A 8 11 4,33 2 6 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 6 12 2,00 6 13 1,67 30 54 12,00 239,286 12 12 12 12 4512

13 90 ÖZKAN TOPAL 7A 7 6 5,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 0 7 -2,33 2 11 -1,67 8 6 6,00 20 40 6,67 229,360 13 13 13 13 4709

14 87 NİSAN UR BOZOK 7A 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 13 2,67 5 15 0,00 30 60 10,00 228,524 14 14 14 14 4729

15 68 BEDİRHAN ALTUNÖRS 7A 4 13 -0,33 2 6 0,00 4 5 2,33 2 7 -0,33 8 7 5,67 3 15 -2,00 23 53 5,34 222,513 15 15 15 15 4851

16 66 ADEM ATAK 7A 5 9 2,00 3 2 2,33 5 3 4,00 1 6 -1,00 3 10 -0,33 3 11 -0,67 20 41 6,33 212,849 16 16 16 16 5080

17 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 5 14 0,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 13 -3,33 6 11 2,33 24 56 5,33 203,457 17 17 17 17 5235

18 65 ABDULLAH YUMUK 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 0 8 -2,67 2 17 -3,67 6 12 2,00 19 66 -3,01 190,529 18 18 18 18 5414

19 83 HÜS*İN BALAKCI 7 1 9 -2,00 2 2 1,33 2 2 1,33 0 4 -1,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 8 31 -2,34 186,449 1 19 19 19 5450

20 80 HAMDİ CAN ÖZBİLGİN 7A 0 9 -3,00 2 3 1,00 3 1 2,67 2 2 1,33 1 6 -1,00 0 7 -2,33 8 28 -1,33 182,862 19 20 20 20 5485
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