
8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8.SINIF KONU AĞIRLIKLI DENEME-4 (8004) (01-A SERİSİ)28 3555 5587 5587

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 4,01 6 3 5,50 5 3 3,41 5 6 3,07 9 8 6,04 38 33 26,57 196,830

Okul Ortalaması 5 9 2,42 4 4 2,65 5 3 3,48 3 4 1,62 3 6 0,45 4 9 1,15 23 35 11,77 134,640

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 23 MEHMET ARSLAN 8A 6 8 3,33 2 4 0,67 2 5 0,33 0 2 -0,67 5 6 3,00 5 6 3,00 20 31 9,66 153,480 1 8 2273 3311 3311

2 35 MUHAMMED BOLA*A 8A 5 11 1,33 5 5 3,33 7 2 6,33 1 2 0,33 5 11 1,33 5 12 1,00 28 43 13,65 138,427 2 13 2581 3799 3799

3 0 MEHMETCANAKMAN 8A 3 8 0,33 2 4 0,67 2 4 0,67 6 5 4,33 3 9 0,00 16 30 6,00 132,453 3 14 2691 3976 3976

4 21 İBRAHİM K* 8A 6 10 2,67 5 2 4,33 3 7 0,67 2 4 0,67 4 10 0,67 4 11 0,33 24 44 9,34 129,823 4 16 2744 4055 4055

5 75 MERVE ESER 8A 9 7 6,67 3 5 1,33 1 8 -1,67 0 7 -2,33 0 7 -2,33 5 11 1,33 18 45 3,00 119,867 5 19 2929 4359 4359

6 5 ABDULBAKİ    YURTTAŞ8A 1 5 -0,67 1 5 -0,67 3 3 2,00 2 1 1,67 1 2 0,33 2 2 1,33 10 18 3,99 112,000 6 20 3090 4624 4624

7 54 ENESÇ*ITAK 8A 4 8 1,33 1 5 -0,67 2 5 0,33 0 5 -1,67 4 9 1,00 3 9 0,00 14 41 0,32 108,960 7 21 3153 4733 4733

8 0 SELDA AKA *LP 8A 3 4 1,67 1 1 0,67 2 3 1,00 2 3 1,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 10 22 2,67 103,243 8 22 3245 4880 4880

9 13 ARDA KÖSELER 8A 2 1 1,67 0 6 -2,00 1 5 -0,67 3 12 -1,00 86,530 9 24 3428 5200 5200

10 48 MUHAMET EMİN ŞENTÜRK8A 5 12 1,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 3 1,00 3 15 -2,00 3 16 -2,33 17 62 -3,66 78,550 10 25 3482 5288 5288

11 6 AHMETMUHSİN CEYLAN8A 1 10 -2,33 1 4 -0,33 3 2 2,33 0 2 -0,67 0 5 -1,67 1 6 -1,00 6 29 -3,67 73,610 11 26 3499 5319 5319

12 71 MUHANMMETEN*SANBARR8A 0 16 -5,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 2 11 -1,67 17 56 -1,67 70,363 12 27 3509 5339 5339

13 61 MURAT SALBAŞ 8A 3 17 -2,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 17 -2,67 5 14 0,33 17 72 -7,01 67,270 13 28 3521 5355 5355
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8B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8.SINIF KONU AĞIRLIKLI DENEME-4 (8004) (01-A SERİSİ)28 3555 5587 5587

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel Sözel Sözel Sözel Sayısal Sayısal

Türkçe Sosyal BilgilerDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 10 4,54 5 4 4,01 6 3 5,50 5 3 3,41 5 6 3,07 9 8 6,04 38 33 26,57 196,830

Okul Ortalaması 5 9 2,42 4 4 2,65 5 3 3,48 3 4 1,62 3 6 0,45 4 9 1,15 23 35 11,77 134,640

SINIF: 8B

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 10 8 7,33 10 0 10,00 7 2 6,33 4 4 2,67 8 3 7,00 9 5 7,33 48 22 40,66 258,210 1 1 875 1193 1193

2 16 BUSE AVUNCU 8B 8 8 5,33 5 0 5,00 8 1 7,67 6 3 5,00 3 4 1,67 8 6 6,00 38 22 30,67 203,840 2 2 1470 2059 2059

3 37 BARAN ŞENGÜL 8B 7 10 3,67 7 3 6,00 8 1 7,67 4 4 2,67 4 1 3,67 6 3 5,00 36 22 28,68 199,923 3 3 1522 2138 2138

4 18 FATMA BİÇER 8B 10 6 8,00 7 2 6,33 9 1 8,67 6 1 5,67 4 6 2,00 3 9 0,00 39 25 30,67 191,203 4 4 1672 2360 2360

5 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 8 11 4,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 6 -1,00 7 10 3,67 38 35 26,34 171,817 5 5 1980 2839 2839

6 19 FUNDA KORKMAZ 8B 7 10 3,67 3 3 2,00 7 2 6,33 6 1 5,67 1 3 0,00 5 4 3,67 29 23 21,34 165,203 6 6 2098 3026 3026

7 31 MERYEM VAROL 8B 8 6 6,00 3 2 2,33 7 1 6,67 7 1 6,67 0 2 -0,67 4 8 1,33 29 20 22,33 162,660 7 7 2138 3096 3096

8 62 YÜSRA ÇETİN 8B 8 7 5,67 7 0 7,00 4 0 4,00 3 3 2,00 1 6 -1,00 2 4 0,67 25 20 18,34 148,987 8 9 2359 3446 3446

9 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 7 4 5,67 6 4 4,67 5 2 4,33 3 7 0,67 0 1 -0,33 5 14 0,33 26 32 15,34 145,037 9 10 2439 3569 3569

10 63 REŞİT ALTUNÖRS 8B 8 6 6,00 4 4 2,67 8 0 8,00 3 4 1,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 26 27 17,01 143,003 10 11 2487 3644 3644

11 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 7 9 4,00 6 4 4,67 9 1 8,67 1 0 1,00 1 0 1,00 3 16 -2,33 27 30 17,01 138,623 11 12 2576 3790 3790

12 36 MUHAMMED NECİP GÜNEY8B 3 7 0,67 2 0 2,00 6 1 5,67 3 2 2,33 1 1 0,67 3 6 1,00 18 17 12,34 131,433 12 15 2703 4002 4002

13 64 RÜMEYSA BİLGİN 8B 6 10 2,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 3 5 1,33 4 7 1,67 2 11 -1,67 21 41 7,33 123,280 13 17 2861 4246 4246

14 15 BEKİR TURAN 8B 4 11 0,33 1 6 -1,00 3 3 2,00 2 6 0,00 3 7 0,67 5 8 2,33 18 41 4,33 120,647 14 18 2919 4336 4336

15 12 ALPERENUYSAL 8B 1 19 -5,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 8 11 4,33 19 70 -4,34 91,443 15 23 3394 5134 5134
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