
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 8. SINIF LGS 3.DENEME 2022-2023 15 15 15 5813

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 6 9,98 6 4 4,36 7 3 5,50 6 3 5,07 5 6 3,06 9 8 6,35 44 30 34,32 298,630

Okul Ortalaması 11 6 9,42 5 4 3,67 6 4 4,31 6 3 4,98 2 5 0,71 5 7 2,55 35 27 25,64 270,450

KATILIMLAR

1 7 ALPEREN EMEKLİ 8B 18 0 18,00 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 7 4 5,67 9 5 7,33 60 13 55,67 365,659 1 1 1 1 986

2 37 BARAN ŞENGÜL 8B 17 3 16,00 9 1 8,67 7 3 6,00 9 1 8,67 1 3 0,00 5 4 3,67 48 15 43,01 314,314 2 2 2 2 2227

3 19 FUNDA KORKMAZ 8B 16 2 15,33 5 2 4,33 6 2 5,33 7 2 6,33 4 1 3,67 3 3 2,00 41 12 36,99 311,381 3 3 3 3 2305

4 18 FATMA BİÇER 8B 14 3 13,00 6 4 4,67 8 2 7,33 8 2 7,33 2 6 0,00 5 8 2,33 43 25 34,66 290,872 4 4 4 4 2950

5 16 BUSE AVUNCU 8B 15 5 13,33 5 2 4,33 7 2 6,33 6 2 5,33 1 3 0,00 5 6 3,00 39 20 32,32 289,363 5 5 5 5 3009

6 17 ELİF EMİNE DELİCE 8B 13 6 11,00 7 3 6,00 6 4 4,67 8 2 7,33 1 9 -2,00 5 8 2,33 40 32 29,33 271,099 6 6 6 6 3618

7 62 YÜSRA ÇETİN 8B 12 5 10,33 5 2 4,33 4 3 3,00 3 1 2,67 2 6 0,00 4 3 3,00 30 20 23,33 268,046 7 7 7 7 3718

8 22 AHMET GÜNGÖREN 8B 10 5 8,33 6 4 4,67 6 4 4,67 3 5 1,33 0 1 -0,33 6 7 3,67 31 26 22,34 262,385 8 8 8 8 3897

9 31 MERYEM VAROL 8B 10 6 8,00 4 2 3,33 6 3 5,00 6 1 5,67 1 4 -0,33 4 4 2,67 31 20 24,34 262,198 9 9 9 9 3907

10 27 MEHMET GÜRBÜZ 8B 11 5 9,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 1 4 -0,33 6 14 1,33 34 37 21,66 257,479 10 10 10 10 4044

11 64 RÜMEYSA BİIGİN 8B 6 8 3,33 3 4 1,67 3 7 0,67 6 3 5,00 4 6 2,00 5 5 3,33 27 33 16,00 246,809 11 11 11 11 4350

12 12 ALPER N UYS L 8B 9 11 5,33 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 6 14 1,33 6 14 1,33 34 56 15,33 244,560 12 12 12 12 4412

13 63 REŞİT ALTUNÖPS 8B 10 7 7,67 1 7 -1,33 7 3 6,00 2 6 0,00 1 3 0,00 3 8 0,33 24 34 12,67 238,801 13 13 13 13 4607

14 15 BEKİR TURAN 8B 5 9 2,00 2 4 0,67 1 5 -0,67 5 3 4,00 2 5 0,33 4 9 1,00 19 35 7,33 219,261 14 14 14 14 5092

15 36 MUHAMMED N GÜNEY 8B 4 11 0,33 3 6 1,00 4 3 3,00 1 1 0,67 2 3 1,00 14 24 6,00 214,479 15 15 15 15 5210
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ Büyükdüvenci Ortaokulu 7. SINIF  3.DENEME 2022-2023 19 19 19 3641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 7 9,22 5 4 3,78 6 4 4,22 4 4 3,24 7 9 3,61 8 10 4,16 41 38 28,23 287,150

Okul Ortalaması 9 9 5,84 3 6 1,12 4 5 2,81 2 5 0,63 4 12 0,07 5 11 1,02 27 47 11,49 234,490

KATILIMLAR

1 89 OĞUZ ALTUN 7A 14 4 12,67 8 2 7,33 9 1 8,67 6 3 5,00 7 4 5,67 11 4 9,67 55 18 49,01 347,981 1 1 1 1 712

2 69 BETÜL SEMA AKSO Y 7A 15 3 14,00 5 5 3,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 6 12 2,00 7 7 4,67 43 36 31,00 299,299 2 2 2 2 1415

3 79 GÖKÇE BOYRAZ 7A 13 7 10,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 4 13 -0,33 7 11 3,33 40 44 25,34 271,786 3 3 3 3 1916

4 93 SEFAÇELEBİ ALTUNÖRS7A 12 6 10,00 6 4 4,67 7 3 6,00 2 1 1,67 1 6 -1,00 4 9 1,00 32 29 22,34 258,447 4 4 4 4 2185

5 91 RUKİYENİSA AKSOY 7A 13 4 11,67 4 4 2,67 5 4 3,67 3 4 1,67 3 12 -1,00 4 9 1,00 32 37 19,68 257,598 5 5 5 5 2197

6 85 MERVE ALTUNÖRS 7A 10 10 6,67 1 9 -2,00 5 5 3,33 1 8 -1,67 7 13 2,67 8 12 4,00 32 57 13,00 253,496 6 6 6 6 2289

7 88 NİSANUR ÜNAL 7A 11 8 8,33 4 4 2,67 5 5 3,33 3 6 1,00 5 9 2,00 3 12 -1,00 31 44 16,33 250,361 7 7 7 7 2346

8 95 YUSUF GÜRBÜZ 7A 11 9 8,00 1 8 -1,67 5 4 3,67 3 6 1,00 2 14 -2,67 6 10 2,67 28 51 11,00 232,689 8 8 8 8 2731

9 86 MİKAİL ASLAN 7A 5 14 0,33 0 9 -3,00 5 4 3,67 4 4 2,67 6 11 2,33 6 12 2,00 26 54 8,00 225,097 9 9 9 9 2896

10 92 SALİH GÜRBÜZ 7A 5 9 2,00 0 7 -2,33 1 7 -1,33 4 4 2,67 5 9 2,00 6 12 2,00 21 48 5,01 222,818 10 10 10 10 2938

11 68 BEDİRHAN ALTUNÖRS 7A 9 11 5,33 2 8 -0,67 2 7 -0,33 1 7 -1,33 5 13 0,67 5 13 0,67 24 59 4,34 222,810 11 11 11 11 2939

12 66 ADEM ATAK 7A 8 7 5,67 4 4 2,67 4 2 3,33 0 7 -2,33 2 10 -1,33 2 10 -1,33 20 40 6,68 217,223 12 12 12 12 3052

13 65 ABDULLAH YUMUK 7A 6 13 1,67 4 6 2,00 0 10 -3,33 2 7 -0,33 6 14 1,33 6 14 1,33 24 64 2,67 215,417 13 13 13 13 3088

14 87 NİSA NUR BOZOK 7A 10 9 7,00 2 8 -0,67 4 6 2,00 4 5 2,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 26 62 5,32 210,000 14 14 14 14 3205

15 67 ASLAN EMİN DURGUN 7A 3 13 -1,33 1 8 -1,67 7 1 6,67 4 4 2,67 6 11 2,33 1 13 -3,33 22 50 5,34 206,111 15 15 15 15 3267

16 77 FATMA MERCAN 7A 4 11 0,33 3 4 1,67 4 4 2,67 2 5 0,33 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 56 2,34 197,592 16 16 16 16 3427

17 74 EBRU ESKİ 7A 8 7 5,67 3 6 1,00 1 7 -1,33 1 6 -1,00 1 12 -3,00 2 15 -3,00 16 53 -1,66 194,205 17 17 17 17 3463

18 83 HÜSEYİ BALAKCI 7A 2 11 -1,67 0 6 -2,00 2 4 0,67 0 5 -1,67 1 10 -2,33 6 6 4,00 11 42 -3,00 191,886 18 18 18 18 3496

19 90 ÖZKAN TOPAL 7A 7 9 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 0 8 -2,67 1 15 -4,00 1 16 -4,33 15 58 -4,33 180,406 19 19 19 19 3586
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