
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ BÜYÜKDÜVENCİ ORTAOKULU 5. SINIF LGS 1.KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI16 16 16 3722

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,99 6 4 4,22 5 4 3,41 6 3 5,04 6 7 3,80 6 7 3,90 36 33 25,36 288,570

Okul Ortalaması 5 10 1,75 4 5 2,21 4 5 2,65 3 6 1,23 4 10 1,02 4 9 1,25 25 45 10,11 229,700

KATILIMLAR

1 23 MURAT SARIKAYA 5A 6 9 3,00 7 3 6,00 5 5 3,33 6 3 5,00 10 5 8,33 9 6 7,00 43 31 32,66 322,634 1 1 1 1 1207
% 32

2 3 CEYLİNNİSA TURAN 5A 9 6 7,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 5 2,33 10 5 8,33 3 11 -0,67 34 39 20,99 288,359 2 2 2 2 1761
% 47

3 17 HİRNUR DURAN 5A 8 7 5,67 5 5 3,33 9 1 8,67 4 6 2,00 6 7 3,67 3 6 1,00 35 32 24,34 282,413 3 3 3 3 1866
% 50

4 0 KARDELEN ŞENTÜRK 5A 12 3 11,00 5 3 4,00 3 5 1,33 3 5 1,33 2 8 -0,67 5 7 2,67 30 31 19,66 279,643 4 4 4 4 1922
% 52

5 39 EMİRHAN AKSO Y 5A 6 9 3,00 10 0 10,00 9 1 8,67 6 4 4,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 38 37 25,67 258,294 5 5 5 5 2274
% 61

6 48 ZÜMRANUR VAROL 5A 8 7 5,67 5 2 4,33 5 5 3,33 5 3 4,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 30 37 17,66 252,025 6 6 6 6 2375
% 64

7 0 AS A LMÜN 5A 2 12 -2,00 4 5 2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 8 5 6,33 25 46 9,66 224,928 7 7 7 7 2881
% 77

8 6 ELİF FERİK 5A 6 9 3,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 4 11 0,33 24 51 6,99 223,298 8 8 8 8 2915
% 78

9 7 EMİNE NUR EKİZ 5A 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 6 9 3,00 5 10 1,67 22 50 5,33 216,626 9 9 9 9 3060
% 82

10 30 ÜMMÜGÜLSÜM YURT 5A 2 10 -1,33 2 5 0,33 2 5 0,33 2 4 0,67 4 5 2,33 4 6 2,00 16 35 4,33 213,171 10 10 10 10 3129
% 84

11 35 YAHYA ALTINÖRS 5A 3 12 -1,00 4 5 2,33 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 4 11 0,33 20 54 1,99 198,686 11 11 11 11 3393
% 91

12 24 YUSUF ALİ ÜNAL 5A 5 10 1,67 4 6 2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 55 1,67 197,859 12 12 12 12 3400
% 91

13 4 ÇINAR ASLAN 5A 2 12 -2,00 4 6 2,00 2 5 0,33 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 18 53 0,33 186,622 13 13 13 13 3544
% 95

14 28 SAMİ EKİZ 5A 2 13 -2,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 59 -3,67 177,238 14 14 14 14 3616
% 97

15 16 B AK Ç 5A 3 12 -1,00 3 7 0,67 4 6 2,00 2 7 -0,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 17 57 -1,99 177,082 15 15 15 15 3619
% 97

16 0 * *     A 5A 2 10 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 10 -1,33 3 11 -0,67 14 54 -4,00 176,387 16 16 16 16 3627
% 97
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