
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ BÜYÜKDÜVENCİ ORTAOKULU 6. SINIF LGS 1.KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI22 22 22 3531

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 5,10 6 4 4,85 5 4 4,15 5 4 3,56 4 7 1,63 7 6 5,29 35 31 24,58 285,760

Okul Ortalaması 6 8 2,82 5 4 3,64 5 5 3,49 2 4 0,30 4 8 1,11 5 8 1,73 26 38 13,09 241,770

KATILIMLAR

1 97 ALİ GEVREK 6A 13 2 12,33 10 0 10,00 9 1 8,67 2 6 0,00 2 8 -0,67 8 5 6,33 44 22 36,66 333,742 1 1 1 1 863
% 24

2 101 BEYZA BO RAZ 6A 10 4 8,67 8 1 7,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 7 6 5,00 7 7 4,67 41 29 31,34 322,791 2 2 2 2 1023
% 29

3 107 ESLEM İKRA AKKUŞ 6A 11 4 9,67 8 1 7,67 7 3 6,00 3 4 1,67 4 8 1,33 5 6 3,00 38 26 29,34 304,339 3 3 3 3 1311
% 37

4 113 HAVVA TOPKARA 6A 11 4 9,67 8 2 7,33 7 3 6,00 1 5 -0,67 3 6 1,00 6 8 3,33 36 28 26,66 299,140 4 4 4 4 1394
% 39

5 105 EMİR YUSUF BOYRAZ 6A 7 5 5,33 4 3 3,00 9 1 8,67 0 1 -0,33 3 4 1,67 4 6 2,00 27 20 20,34 269,903 5 5 5 5 1951
% 55

6 118 MERVE BADAK 6A 7 8 4,33 8 2 7,33 8 2 7,33 0 1 -0,33 1 1 0,67 5 8 2,33 29 22 21,66 266,675 6 6 6 6 2027
% 57

7 104 ELİF KÜBRA GÜRBÜZ 6A 5 9 2,00 5 5 3,33 9 1 8,67 4 9 1,00 6 3 5,00 29 27 20,00 264,986 7 7 7 7 2059
% 58

8 96 ALEYNAAZRA 6A 7 5 5,33 2 7 -0,33 5 4 3,67 2 5 0,33 5 6 3,00 5 6 3,00 26 33 15,00 264,551 8 8 8 8 2070
% 59

9 103 ELİF ALTUNÖRS 6A 7 8 4,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 5 2,33 3 12 -1,00 7 8 4,33 33 41 19,33 261,226 9 9 9 9 2120
% 60

10 120 REYYAN BİÇER 6A 5 9 2,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 6 9 3,00 4 11 0,33 33 41 19,33 254,014 10 10 10 10 2245
% 64

11 119 RABİA AYK Ç 6A 4 11 0,33 7 3 6,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 8 4,33 4 11 0,33 30 45 14,99 244,144 11 11 11 11 2461
% 70

12 106 EMİRHAN CEYLAN 6A 4 8 1,33 3 5 1,33 5 5 3,33 1 7 -1,33 3 9 0,00 7 4 5,67 23 38 10,33 239,886 12 12 12 12 2543
% 72

13 111 GÜLDANE YILDIRIMM 6A 2 13 -2,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 6 6,00 5 10 1,67 25 49 8,67 229,022 13 13 13 13 2741
% 78

14 109 FURKAN KORKMAZ 6A 3 9 0,00 7 0 7,00 3 6 1,00 1 4 -0,33 5 8 2,33 19 27 10,00 223,390 14 14 14 14 2861
% 81

15 108 FURK*  I CELEP 6A 5 8 2,33 3 4 1,67 2 4 0,67 3 9 0,00 2 5 0,33 15 30 5,00 214,415 15 15 15 15 3027
% 86

16 100 BERİL AYDOĞDU 6A 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 24 51 6,99 207,746 16 16 16 16 3144
% 89

17 0 * Ç 6A 5 8 2,33 2 7 -0,33 4 5 2,33 0 1 -0,33 4 9 1,00 2 13 -2,33 17 43 2,67 205,052 17 17 17 17 3179
% 90

18 98 ALPEREN KAYA 6A 4 10 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 4 6 2,00 2 11 -1,67 15 42 1,00 199,880 18 18 18 18 3246
% 92

19 0 YİĞİT ALTUNKESER 6 3 12 -1,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 12 -2,00 5 8 2,33 18 44 3,33 199,685 1 19 19 19 3247
% 92

20 117 MEDİHA AVŞAR ES 6A 4 9 1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 11 0,33 3 12 -1,00 19 54 1,00 197,901 19 20 20 20 3270
% 93

21 102 EFSA KES İN 6A 2 11 -1,67 2 7 -0,33 1 6 -1,00 1 4 -0,33 2 11 -1,67 2 12 -2,00 10 51 -7,00 162,489 20 21 21 21 3511
% 99

22 112 ZÜB* DE BÜYÜ* OPAL 6 1 14 -3,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 12 63 -9,00 153,872 2 22 22 22 3522
% 100
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