
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ÇORUM ÇORUM MERKEZ BÜYÜKDÜVENCİ ORTAOKULU 7. SINIF LGS 1.KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI24 24 24 3714

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 8 6,55 7 3 5,72 6 3 5,03 5 3 3,72 7 8 4,09 10 7 7,79 44 32 32,90 296,760

Okul Ortalaması 8 10 4,21 5 4 3,63 5 4 4,08 2 4 1,05 6 10 2,10 7 10 3,33 32 41 18,40 251,100

KATILIMLAR

1 11 AYBUKE BİLGİN 7A 11 6 9,00 9 1 8,67 7 2 6,33 7 4 5,67 7 5 5,33 41 18 35,00 306,432 1 1 1 1 1618
% 44

2 57 TUANA METİN 7A 9 10 5,67 7 3 6,00 8 2 7,33 1 6 -1,00 7 5 5,33 12 7 9,67 44 33 33,00 304,363 2 2 2 2 1656
% 45

3 14 BAHAR ÇALIŞKAN 7A 11 8 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 4 4 2,67 6 9 3,00 10 8 7,33 47 33 35,99 304,150 3 3 3 3 1659
% 45

4 53 SILA DENİZ AYDOĞDU 7A 10 10 6,67 6 3 5,00 10 0 10,00 3 5 1,33 5 13 0,67 12 5 10,33 46 36 34,00 298,536 4 4 4 4 1768
% 48

5 38 ESMANUR AKMAN 7A 7 9 4,00 9 1 8,67 9 1 8,67 3 2 2,33 7 8 4,33 7 8 4,33 42 29 32,33 282,849 5 5 5 5 2035
% 55

6 20 BERAT AKMAN 7A 10 10 6,67 6 4 4,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 8 12 4,00 8 12 4,00 41 49 24,67 275,410 6 6 6 6 2154
% 58

7 52 SATINUR ARSLAN 7A 7 12 3,00 6 4 4,67 8 2 7,33 3 2 2,33 7 13 2,67 10 10 6,67 41 43 26,67 271,860 7 7 7 7 2223
% 60

8 45 KEZİBAN SALBAŞ 7A 12 8 9,33 6 4 4,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 7 13 2,67 38 52 20,67 271,371 8 8 8 8 2231
% 60

9 25 BURAK SERİN 7A 11 8 8,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 0 1,00 8 9 5,00 7 13 2,67 34 43 19,67 269,675 9 9 9 9 2265
% 61

10 59 YUNUSEEMRE AKMAN 7A 9 6 7,00 4 3 3,00 4 6 2,00 2 5 0,33 8 6 6,00 4 8 1,33 31 34 19,66 265,502 10 10 10 10 2337
% 63

11 44 KARDELEN PATIR 7A 6 14 1,33 5 5 3,33 7 3 6,00 3 4 1,67 8 11 4,33 9 11 5,33 38 48 21,99 260,446 11 11 11 11 2442
% 66

12 56 SÜMEYYENUR MERCAN7A 11 8 8,33 6 3 5,00 10 0 10,00 3 4 1,67 2 17 -3,67 7 11 3,33 39 43 24,66 258,969 12 12 12 12 2466
% 66

13 34 ERAY ÇITAK 7A 8 12 4,00 3 5 1,33 3 3 2,00 9 11 5,33 8 11 4,33 31 42 16,99 258,730 13 13 13 13 2469
% 66

14 32 ELANUR ÇITAK 7A 8 9 5,00 7 1 6,67 7 3 6,00 3 2 2,33 5 9 2,00 4 9 1,00 34 33 23,00 255,128 14 14 14 14 2527
% 68

15 55 SONGÜL ÖZDEMİR 7A 9 11 5,33 6 4 4,67 8 2 7,33 2 5 0,33 4 7 1,67 5 14 0,33 34 43 19,66 248,601 15 15 15 15 2642
% 71

16 24 BİRGÜL BOLAT 7A 11 9 8,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 7 12 3,00 6 14 1,33 29 50 12,33 247,541 16 16 16 16 2658
% 72

17 51 MUHAMMET CANKOYUNCU7A 4 16 -1,33 13 7 10,67 17 23 9,34 233,105 17 17 17 17 2918
% 79

18 39 EZGİYAĞMUR DEMİR 7A 8 10 4,67 4 4 2,67 4 5 2,33 4 3 3,00 3 14 -1,67 5 10 1,67 28 46 12,67 228,227 18 18 18 18 3000
% 81

19 41 HAT İCE BOZKUT 7A 4 16 -1,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 5 15 0,00 9 11 5,33 32 58 12,66 225,338 19 19 19 19 3049
% 82

20 8 ABDULLAH SERİN 7A 7 12 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 5 15 0,00 4 16 -1,33 24 55 5,67 209,108 20 20 20 20 3326
% 90

21 47 ME IKE YILMAZ 7A 6 14 1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 13 37 0,67 198,872 21 21 21 21 3474
% 94

22 1 MUHAMMET CANKOYUNCU7A 4 16 -1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 12 38 -0,67 190,649 22 22 22 22 3571
% 96

23 10 ASMİN KOÇ 7A 1 19 -5,33 5 5 3,33 6 4 4,67 6 4 4,67 4 16 -1,33 5 14 0,33 27 62 6,34 188,721 23 23 23 23 3592
% 97

24 0 MELİKE YILMAZ 7A 6 14 1,33 0 20 -6,67 6 34 -5,34 172,922 24 24 24 24 3670
% 99
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